Mauro Mureddu

Da: Antonio Razzano <Antonio.Razzano@teamviewer.com>

Inviato: martedi 6 febbraio 2024 10:52

A: Lorenza Piroddi; mauro.mureddu@sotacarbo.it

Oggetto: Re:TeamViewer Offerta Triennale TV:0406201737

Allegati: SalesQuotation_TV_Replacement_6915890_20240206_10491 5.pdf

Buongiorno Sig.ra Lorenza,

In allegato trova la stessa configurazione su base annuale.

Non prevendiamo soluzioni diverse da 1 o 3 anni.

La ringrazio per avermi condivisio l'indirizzo email.

Attendo dunque di essere contattato dall'ufficio acquisti per finalizzare.

Cordiali saluti,

Antonio Razzano

Sales Representative, EMEA
Team ITA: +39 800879679 int 2
Diretto: +49 7161 60692 3141

antonio.razzano@teamviewer.com

www.teamviewer.com

TeamViewer Germany GmbH * Bahnhofsplatz 2 * 73033 Goppingen * Deutschland
Handelsregister: Uim HRB 534075

Geschaftsfuhrer: Oliver Steil, Michael Wilkens
Tel. +49 7161 60692 1507 * Fax +49 (0) 7161 60692 * E-Mail salesteam@teamviewer.com

——————————————————— Original Massage ====-==-swr==mmsie

From: Lorenza Piroddi <lorenza.piroddi@sotacarbo.it>;

Received: Tue Feb 06 2024 10:36:48 GMT+0100 (Central European Standard Time)

To: Antonio Razzano <antonio.razzano@teamviewer.com>; mauro.mureddu@sotacarbo.it;
Subject: Re:TeamViewer Offerta Triennale TV:0406201737

Gentile Signor Razzano,

Le scrivo per far seguito al preventivo per la licenza TeamViewer triennale proposto venerdi.



Purtroppo abbiamo dei problemi di rendicontazione dovuti alla durata del progetto sul quale
faremo rientrare I'acquisto della licenza TeamViewer. Le chiedo quindi gentilmente se ci potesse
riproporre un preventivo per una licenza con scadenza 31 luglio 2025, o in alternativa per una
licenza annuale.

La informo inoltre che la procedura & stata presa in carico dal nostro ufficio acquisti che a breve la
contattera per una richiesta di offerta ufficiale.

Infine, le confermo la mia mail da associare all'account che andremo ad acquistare sara la mia:
lorenza.piroddi@sotacarbo.it

Grazie in anticipo per la sua disponibilita.
Cordiali saluti,

Lorenza Piroddi

Researcher

Sotacarbo S.p.A.

Grande Miniera di Serbariu

09013 Carbonia (CA), ITALY

Office: +39 0781 670444

Direct: +39 0781 1861706

E-mail: lorenza.piroddi@sotacarbo.it
Web: http://www.sotacarbo.it

Da "Antonio Razzano" Antonio.Razzano@teamviewer.com
A "Lorenza Piroddi" lorenza.piroddi@sotacarbo.it

Cc

Data Fri, 2 Feb 2024 10:32:49 +0000

Oggetto Re:TeamViewer Offerta Triennale TV:0406201737

Grazie per la sua risposta Sig.ra Lorenza.

Se per Split Payment mi intende I'inversione contabile, le confermo che nel suo caso il regime &
applicabile dato che la sua partita IVA & registrata al VIES Europeo.

Pertanto il totale che vede coincide con la somma totale da versare: non sara presente l'aliquota
dell'lVA in fattura.

Una volta che abbiamo sua conferma il prodotto & attivo, la fattura emessa.
Il termine di pagamento & a 14 giorni, via bonifico o carta, ma possiamo estenderlo su richiesta a
30 giorni.

Attendo sue,

Antonio Razzano
Sales Representative, EMEA
Team ITA: +39 800879679 int 2



Diretto: +49 7161 60692 3141

antonio.razzano@teamviewer.com

www.teamviewer.com

TeamViewer Germany GmbH * Bahnhofsplatz 2 * 73033 Goppingen * Deutschland
Handelsregister: Uim HRB 534075

Geschaftsfuhrer: Oliver Steil, Michael Wilkens
Tel. +49 7161 60692 1507 * Fax +49 (0) 7161 60692 * E-Mail salesteam@teamviewer.com

——————————————————— Original Message ----=-=-==="=""""""

From: Lorenza Piroddi <lorenza.piroddi@sotacarbo.it>;

Received: Fri Feb 02 2024 11:23:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
To: Antonio Razzano <antonio.razzano@teamviewer.com>;

Subject: Re:TeamViewer Offerta Triennale TV:0406201737

Caution: THIS IS AN EXTERNAL SENDER. Please take care when clicking
links or opening attachments. When in doubt, contact IT Security channel.

éentilé Sig. Razzano:

Ho ricevuto il suo preventivo e I'ho sottoposto all'attenzione dei miei colleghi.

Al momento non sono in grado di comunicarle delle tempistiche precise nel caso
decidessimo di proseguire con l'acquisto. Come le anticipavo per telefono siamo una
societa a capitale pubblico, per cui ogni richiesta d'acquisto ha un preciso iter
amministrativo da seguire.

Le vorrei perd chiedere se mi puo gentilmente ricomunicare quali sono le possibili
metodologie di pagamento. Noi avremmo la necessita di avere una fatturazione con
split payment.

La ringrazio in anticipo.
Cordiali saluti,

Lorenza Piroddi

Researcher

Sotacarbo S.p.A.

Grande Miniera di Serbariu

09013 Carbonia (CA), ITALY

Office: +39 0781 670444

Direct: +39 0781 1861706

E-mail: lorenza.piroddi@sotacarbo.it
Web: http://www.sotacarbo.it



Da "Antonio Razzano" Antonio.Razzano@teamviewer.com
A "Lorenza Piroddi" lorenza.piroddi@sotacarbo.it

Cc

Data Fri, 2 Feb 2024 09:09:29 +0000

Oggetto TeamViewer Offerta Triennale TV:0406201 737

Gentile Sig.ra Lorenza,

Come da intercorsi telefonici le giro I'Offerta di una Licenza Business ed i moduli per gestire e
connettersi anche ai mobili, su base triennale.

La configurazione si adatta precisamente al caso di utilizzo descritto.

Le ricordo che & incluso il supporto in lingua_italiana via ticket, email e telefonico.

Attendo sue direttive per procedere con l'attivazione e I'email alla quale associare l'account.

Saluti,

Antonio Razzano

Sales Representative, EMEA
Team ITA: +39 800879679 int 2
Diretto: +49 7161 60692 3141

antonio.razzano@teamviewer.com

www.teamviewer.com

TeamViewer Germany GmbH * Bahnhofsplatz 2 * 73033 Go6ppingen * Deutschland
Handelsregister: Um HRB 534075

Geschéftsfihrer: Oliver Steil, Michael Wilkens
Tel. +49 7161 60692 1507 * Fax +49 (0) 7161 60692 * E-Mail salesteam@teamviewer.com




