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Buongiorno,
di seguito lo scambio di mail avvenuto con Carola’s.
Saluti
Giulia
 
Da: Patrizia Puliga <patriziapuliga@gmail.com> 
Inviato: giovedì 8 maggio 2025 13:13
A: Giulia Cau <giulia.cau@sotacarbo.it>
Oggetto: Re: I: richiesta preventivo


 
BUONGIORNO
IN ALLEGATO IL PREVENTIVO
 
Il giorno mer 7 mag 2025 alle ore 17:30 Giulia Cau <giulia.cau@sotacarbo.it> ha
scritto:


Si, gradiremmo che il Vostro personale di catering sia presente dalle 9:45 alle
13:00, in particolare per le bevande (caffè, acqua, succhi); alle 11:00 circa durante
il coffe break dell’evento verrà proposto agli ospiti anche il catering dolce e salato.
 
 
Da: patriziapuliga@gmail.com <patriziapuliga@gmail.com>  
Inviato: mercoledì 7 maggio 2025 17:08
A: Giulia Cau <giulia.cau@sotacarbo.it>
Oggetto: Re: richiesta preventivo


 
Buonasera, 
mi servirebbe capire se il servizio deve essere sempre attivo dalle 9,15 alle 13
quindi con un craft continuo.
Grazie 
 
 


Il giorno 7 mag 2025, alle ore 16:23, Giulia Cau
<giulia.cau@sotacarbo.it> ha scritto:


﻿
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Via Gramsci 225 - 09013  Carbonia  (SU)
e-mail: patriziapuliga@gmail.com
C.F./P.Iva 04055370920



Carola's S.R.L



Codice Descrizione Importo



Destinazione



Sotacarbo SPA
Loc Grande MIniera di Serbariu sn
09013  Carbonia  (SU)



delnr. 08/05/2025



Iva



Preventivo



Sotacarbo SPA
Loc Grande MIniera di Serbariu sn
09013  Carbonia  (SU)



Quantità Sconto



P.Iva 01714900923



Prezzo



22



Destinatario



fornitura coffee break del 12 maggio 80 € 15,00 € 1.200,00 10sp
caffe. tea, succhi, bibite analcoliche, acqua
piccola pasticceria
torta di mele
crostata
panzerotti
pizzette sfoglia
mini croissant integrali farciti
tramezzini con salasetta rossa
tovaglia in tessuto, stoviglie compostabile, la presenza di 
un adetto al servizio fino alle ore 13



Tot. imponibile
Tot. Iva
  Tot. documento
Iva a carico del cess./committ.



€ 1.200,00
€ 120,00



  € 1.320,00
€ -120,00



Bonifico vista fattura
Unicredit
IBAN IT 84 R 02008 43851 000106685080



Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.1Pag.
Nel rispetto dalla normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.



TotaliPagamento Acconto



Tot. dovuto € 1.200,00
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Spett.le Carola’s bakery,
premesso che la presente costituisce un’indagine esplorativa
informale al fine di verificare la possibilità di utilizzare i Vostri servizi, Vi
invitiamo a inviarci un preventivo di spesa per la fornitura del seguente
servizio da utilizzarsi durante un convegno rivolto agli enti locali, e
organizzato su incarico della Direzione Generale dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna:
- coffee break, completo anche del personale di servizio disponibile
dalle 9:45 alle 13, da realizzarsi presso la sede del Centro Ricerche
Sotacarbo (Grande Miniera Serbariu 09013 Carbonia) nella mattinata di
lunedì 12 maggio p.v.
 
Il coffee break si terrà durante l'evento, alle 11:00 circa, al quale
parteciperanno indicativamente 80 persone.
Intendiamo realizzare la pausa caffè proponendo agli ospiti:
-caffè caldo
-succhi di frutta fresca
-acqua
- catering dolce e salato.
Si specifica che caffè caldo, acqua e succhi dovranno essere sempre
serviti dal Vostro personale e sempre disponibili dalle 9:45 alle 13.
 
Per quanto riguarda il catering desidererei ricevere un elenco
dettagliato degli articoli che verranno inclusi nel buffet, in modo da
poterli valutare e personalizzare insieme.
 
La sala ha a disposizione tavoli mentre non è provvista di tovaglie,
tovaglioli di carta, bicchieri e piattini. Si chiede pertanto di prevedere
nel servizio anche la fornitura delle stoviglie esclusivamente plastic
free.
 
Vi chiediamo di inviare la Vostra proposta non oltre la mattinata di
giovedì 8 maggio. Qualora aveste necessità di ulteriori indicazioni, non
esitate a contattarmi.
Resto in attesa di un cortese riscontro e vi ringrazio anticipatamente
per la vostra disponibilità.
Cordiali saluti,
Giulia Cau
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Giulia Cau
Senior Researcher







Energy Efficiency team
Sotacarbo S.p.A. 
Grande Miniera di Serbariu 
09013 Carbonia (CA), ITALY 
Office: +39 0781 670444
Direct: +39 0781 1969238 
E-mail: giulia.cau@sotacarbo.it
Web: http://www.sotacarbo.it
__________ 


The SOTACARBO. The company shareholders, directors and management accept
no responsibility and accordingly shall have no liability to any party whatsoever with respect to the
contents of this message. This message (including any attachments) is intended only for the use of the
addressee(s) named above. It may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL
and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the intended
recipient, you are hereby notified that any use, retention, disclosure, copying, printing, forwarding
or dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have
received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and
notify us immediately. 
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